
Santi Villena - V-Prez <santi@v-prez.com>

Factura V-Prez: F24-00013.
Santi Villena - V-Prez <santi@v-prez.com> 6 de marzo de 2024, 4:43 p.m.
Para: Javier Hidalgo <jhidalgo@grupodescasurrelux.com>

Lo doy de baja con fecha de hoy
Por favor abonar las facturas pendientes

El mié., 6 mar. 2024 16:24, Javier Hidalgo <jhidalgo@grupodescasurrelux.com> escribió:

Hola Santi,

 

Me comenta mi compañera, que ya avisó a María en su día de finalizar el contrato.

 

Por favor, ¿podéis darlo de baja?

 

Gracias.

 

Saludos,

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus documentos adjuntos, pueden contener información privilegiada y/o confidencial que está dirigida exclusivamente a su destinatario. Si usted recibe este
mensaje y no es el destinatario indicado, o el empleado encargado de su entrega a dicha persona, por favor, notifíquelo inmediatamente y remita el mensaje original a la dirección de correo electrónico indicada.
Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de esta comunicación queda estrictamente prohibida.
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De: Santi Villena - V-Prez <santi@v-prez.com>
Enviado el: miércoles, 6 de marzo de 2024 15:34
Para: Javier Hidalgo <jhidalgo@grupodescasurrelux.com>
Asunto: Fwd: Factura V-Prez: F24-00013.

 

Buenas tardes Javier,

Me ayudas por favor ? Tenemos 3 facturas pendientes de pago, más la de este mes

Qué hacemos?

 

Un saludo

 

 

 

---------- Forwarded message ---------
De: Santi Villena - V-Prez <santi@v-prez.com>
Date: jue, 8 feb 2024 a la(s) 7:58 p.m.
Subject: Fwd: Factura V-Prez: F24-00013.
To: <jhidalgo@grupodescasurrelux.com>

 

Hola Javier,

Nos ayudas enviando a contabilidad, las facturas pendientes?

Y si tienes un email con copia a ti donde nosotros podamos enviarlas mejor

Gracias

 

---------- Forwarded message ---------
De: Santi Villena - V-Prez <santi@v-prez.com>
Date: lun, 5 feb 2024 a la(s) 11:47 a.m.
Subject: Factura V-Prez: F24-00013.
To: <javier.hidalgo@descasur.es>

 

Buenos días Javier,

Adjuntamos factura del mes de Enero.
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* Tenemos pendiente de pago Noviembre y Diciembre. Sabes con quién podemos hablar en contabilidad?

 

Gracias

 

 

 

---------- Forwarded message ---------
De: Facturación V-Prez <billing@v-prez.com>
Date: jue, 18 ene 2024 a la(s) 4:53 p.m.
Subject: Fwd: Factura V-Prez: F23-00046. PENDIENTE DE PAGO
To: <javier.hidalgo@descasur.es>

 

 

Estimado cliente,

 

Le adjuntamos nuevamente la factura correspondiente del mes de Noviembre que se encuentra pendiente de pago

 

Cualquier duda estamos a su disposición

 

Un cordial saludo

 

Departamento Contabilidad

 

 

2 archivos adjuntos
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